Carbonio roberta.cout@cittametropolitana.genova.it

RE: FWD: 1D.2024-191 fornitura fari palestre

From: Antonio Patella < antonio.patella@cittametropolitana.genova.it > gio, feb 27, 2025 02:53 PM
Subject: RE: FWD: 1D.2024-191 fornitura fari palestre
To: Cout Roberta < roberta.cout@cittametropolitana.genova.it >

Cc: Somma Elena < elena.somma(@cittametropolitana.genova.it >, Ferri Erica <
erica.ferri@cittametropolitana.genova.it >, Dogliani Filippo <
filippo.dogliani@cittametropolitana.genova.it >, Parodi Alessandro <
alessandro.parodi@cittametropolitana.genova.it >

Ciao Roberta si confermo 11.915,35 €

Ciao

Antonio Patella

Ufficio Manutenzione Immobili

Servizio Edilizia e Patrimonio

Direzione Scuole e Governance

Telefono: +39 010 5499 073

Mobile: +39 338 4944 324

Mail: antonio.patella@cittametropolitana.genova.it

Mail ufficio: manutenzione@cittametropolitana.genova.it

i Citta Metropolitana di Genova
LJ& 5«J Piazzale Mazzini, 2 - 16122 Genova - Italia
= A%’ PEC: pec@cert.cittametropolitana.genova.it

Da: "Cout Roberta" <roberta.cout@cittametropolitana.genova.it>

A: "Antonio Patella" <antonio.patella@cittametropolitana.genova.it>

Cc: "Somma Elena" <elena.somma@cittametropolitana.genova.it>, "Ferri Erica
<erica.ferri@cittametropolitana.genova.it>, "Dogliani Filippo"
<filippo.dogliani@cittametropolitana.genova.it>, "Parodi Alessandro"
<alessandro.parodi@cittametropolitana.genova.it>

Inviato: giovedi 27 febbraio 2025 14:15

Oggetto: RE: FWD: ID.2024-191 fornitura fari palestre

Ciao Antonio,

scusa per il ritardo nella mia risposta.

L'operatore economico Meci ha fornito fari per le palestre per un importo pari ad Euro 11.915,35 Iva
compresa?

Per qualsiasi necessita sono qui.
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mailto:pec@cert.cittametropolitana.genova.it

Grazie mille.

Buon pomeriggio.

Roberta Cout

Servizio Edilizia e Patrimonio

Direzione Scuole e Governance

Telefono: +39 010 5499 480

Mail: roberta.cout@cittametropolitana.genova.it

Mail ufficio: ufficio.contabile.amministrativo@cittametropolitana.genova.it

ity Citta Metropolitana di Genova
Luﬁ ﬂaJ Piazzale Mazzini, 2 - 16122 Genova - ltalia
+r A3’ PEC: pec@cert.cittametropolitana.genova.it

Da: "Antonio Patella" <antonio.patella@cittametropolitana.genova.it>
A: "Somma Elena" <elena.somma@cittametropolitana.genova.it>, "Ferri Erica"
<erica.ferri@cittametropolitana.genova.it>, "Cout Roberta"
<roberta.cout@cittametropolitana.genova.it>
Cc: "Dogliani Filippo" <filippo.dogliani@cittametropolitana.genova.it>, "Parodi Alessandro"
<alessandro.parodi@cittametropolitana.genova.it>
Inviato: venerdi 14 febbraio 2025 11:50
Oggetto: FWD: 1D.2024-191 fornitura fari palestre

Ciao vi inoltro quanto ricevuto da Meci in merito alla fornitura fari palestre, vi confermo
che la merce & stata consegnata presso i nostri istituti.

Se avete bisogno di una lettera interna protocollata per emettere la richiesta emissione
fattura sentiamoci.

Ciao e grazie del supporto

Antonio

Antonio Patella

Ufficio Manutenzione Immobili

Servizio Edilizia e Patrimonio

Direzione Scuole e Governance

Telefono: +39 010 5499 073

Mobile: +39 338 4944 324

Mail: antonio.patella@cittametropolitana.genova.it

Mail ufficio: manutenzione@cittametropolitana.genova.it

i Citta Metropolitana di Genova
L.JE ﬂJJ Piazzale Mazzini, 2 - 16122 Genova - Italia
= A%’ PEC: pec@cert.cittametropolitana.genova.it

Da: "Laura Francesconi" <l.francesconi@meci.it>
A: "antonio patella" <antonio.patella@cittametropolitana.genova.it>
Cc: "Danilo Raspino" <raspino.danilo@gmail.com>
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Inviato: venerdi 14 febbraio 2025 09:39
Oggetto: 1D.2024-191 fornitura fari palestre

Buongiorno,

in merito a Vs provvedimento in oggetto, comunichiamo che la consegna ¢ stata
effettuata accompagnata da documenti allegati:

ddt 1148SL del 27/01/25 consegna effettuata il 28/01/25

ddt 1150SL del 27/01/25 consegna effettuata il 04/02/25

Restiamo in attesa di Vs certificato di conformita per procedere alla fatturazione
e auguriamo buon lavoro

MECI

Francesconi Laura
Ufficio amministrativo

Meci Srl - Sede di Sestri Levante
Via Antica Romana Orientale, 60
16039 Sestri Levante (GE)

Tel.:  +39 0185 457000

Mail:  Lfrancesconi@meci.it
Web: www.meci.it
FB: www.facebook.com/mecistl

b% Before printing this e-mail think if it's really needed: the environment belongs to everybody.

webmail.cittametropolitana.genova.it
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